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Evana Rezende Batista <evana.divcol@gmail.com>

Fwd: Fwd: Contrato 397.761-95 FGTS - BH / Córregos Pampulha e Onça -
Comunica desembolso FGTS efetuado
1 mensagem

Marcelo Mendicino <divcol.cmbh@gmail.com> 15 de junho de 2020 12:25
Para: Evana Rezende Batista <evana.divcol@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: DIRLEG <dirleg@cmbh.mg.gov.br>
Date: sáb., 13 de jun. de 2020 às 22:23
Subject: Fwd: Fwd: Contrato 397.761-95 FGTS - BH / Córregos Pampulha e Onça - Comunica desembolso FGTS
efetuado
To: DIVCOL <divcol@cmbh.mg.gov.br>

Frederico Stéfano de Oliveira Arrieiro 
Diretor da Diretoria do Processo Legislativo 
Câmara Municipal de Belo Horizonte

----- Mensagem encaminhada -----
De: Presidência <presidencia@cmbh.mg.gov.br>
Para: dirleg <dirleg@cmbh.mg.gov.br>, Assistente DIRLEG <assistentedirleg@cmbh.mg.gov.br>
Enviadas: Wed, 10 Jun 2020 15:39:55 -0300 (BRT)
Assunto: Fwd: Contrato 397.761-95 FGTS - BH / Córregos Pampulha e Onça - Comunica desembolso FGTS
efetuado

Gabinete da Presidência 
Câmara Municipal de Belo Horizonte 
Tel.: (31) 3555-1101 

De: "GIGOVBH06 - Financiamento" <gigovbh06@caixa.gov.br> 
Para: "CMBH - Presidência" <presidencia@cmbh.mg.gov.br> 
Cc: "GIGOVBH06 - Financiamento" <gigovbh06@caixa.gov.br>, "Gilberto Tavora de Oliveira"
<gilberto.t.oliveira@caixa.gov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 10 de junho de 2020 15:32:45 
Assunto: Contrato 397.761-95 FGTS - BH / Córregos Pampulha e Onça - Comunica desembolso FGTS efetuado 

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL 

Comunicação Eletrônica GIGOV/BH n. 663 / 20 Belo Horizonte, 10 de junho de 2020 

Ao 

Ilustríssimo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Belo Horizonte 
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Assunto : Desembolso de recursos FGTS – Município de Belo Horizonte 

Senhor Presidente, 

1 Informamos o desembolso de parcela de contrato de empréstimo com recursos FGTS liberado para Belo
Horizonte, conforme abaixo. 

Nº Contrato     

Programa        

Modalidade / Nome       

Parcela de Empréstimo FGTS      

Data 

de Liberação 

0397.761-95     

SAN PARA TODOS  

Manejo de águas pluviais/ Córregos Pampulha e Onça      

3.977.537,44    

09/06/2020 

Atenciosamente, 

Evando Marinho Pereira 

Coordenador de Filial 

Gerencia Executiva de Governo/BH 


